

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Ansökan om naturreservatsdispens för skyltning

Skogsö 2:24, Skogsö naturreservat

Förslag till beslut

1. Dispens från naturreservatsföreskrifterna för Skogsö naturreservat beviljas för anordnande av 6 st skyltar i A1-format med kulturhistoriskt innehåll, enligt situationsplan i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 april 2019.
2. Följande villkor ska uppfyllas:
 - utformning och placering av skyltarna ska ske i samråd med reservatsförvaltaren och kommunantikvarie.

Giltighetstid

En dispens från naturreservatsföreskrifterna upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap 18 h § miljöbalken).

Lagstöd

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 1, 3 § och 7 kap 7 § miljöbalken.

Ärendet

Dispens från naturreservatsföreskrifterna för Skogsö naturreservat enligt 7 kap miljöbalken söks för att sätta upp 6st skyltar med kulturhistorisk information om slaget vid Stäket 1719. Skyltarna kommer att vara högtryckslaminerade, i A1-storlek och monterade på gjutna betongplintar. De har beställts av Nacka kommun och utförs av Stiftelsen Kulturmiljövård på de platser som anges på bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 april 2019. Ansökan inkom till nämnden den 22 mars 2019 och finns i bilaga 2 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 april 2019.

Området omfattas av riksintresse för kust och skärgård enligt kapitel 3 och 4 i miljöbalken samt för farled.

Skogsö naturreservat bildades 1997. Ändamålet med reservatet är att i första hand bevara ett tätortsnära och naturskönt område. Inom området finns också kulturhistoriskt intressanta miljöer och lämningar, samt värdefull naturmiljö. Skogsö har naturvärden av regional betydelse och 4 nyckelbiotoper.

Fastighetens läge framgår av bilaga 3 till tjänsteskrivelsen daterad den 11 april 2019.

Varken bygglov eller strandskyddsdispens krävs för åtgärden.



Skäl till beslut

Åtgärden är dispenspliktig enligt 7 kap 7 § miljöbalken. I reservatets föreskrifter (A-delen punkten 3) står att det utöver föreskrifter och förbud i andra lagstiftningar är förbjudet att:

- Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning som inte omfattar naturreservatets skyltning.

För att få dispens krävs att åtgärden inte strider mot naturreservatets syften och att särskilda skäl finns. Det eventuella intrång i naturvärdet som åtgärden innebär ska kompenseras för, för att dispens ska kunna medges.

Särskilt skäl

Särskilt skäl bedöms föreligga eftersom besökarnas utbyte av reservatet ur kulturhistoriskt hänseende ökar i och med att information om de händelser som utspelat sig där blir mer lättillgänglig.

Påverkan på reservatets syften

Skyltarna bedöms inte ha någon inverkan på vare sig naturmiljön, det rörliga friluftslivet eller kulturmiljövärdena. Skytarna levandegör historien och är i linje med ändamålet med reservatet. Inga naturvärden bedöms skadas av att man sätter upp skyltar, varför kompensationsåtgärder inte torde bli nödvändiga.

Naturreservatsbildningen innebär en stor restriktivitet i dispensgivning i och med att naturskyddet är ett allmänt intresse som väger tungt. En inskränkning i enskilds rätt får enligt 7 kap 25 § miljöbalken samtidigt inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. I det här fallet bedöms det enskilda intresset att uppföra skyltarna sammanfalla med allmänhetens intresse av reservatets kulturhistoriska upplevelsevärden, varför syftet med reservatet får anses vara tillgodosett.

Dispens från reservatsföreskrifterna bör därför beviljas.

Engström Anna
Miljöinspektör
Miljöenheten
087189394
anna.engstrom@nacka.se

Bilagor:

1. Situationsplan
2. Ansökan
3. Fastighetens läge